










Seção Almoxarifado - Campus Muriaé <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Faturamento Maio I IFSUDESTE - Campus Muriae
4 mensagens

Grazieli Zampieron - Br Supply <grazieli.zampieron@brsupply.com.br> 14 de junho de 2024 às 11:57
Para: Almoxarifado - Campus Muriaé <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br>, "icaro.braga@ifsudestemg.edu.br" <icaro.braga@ifsudestemg.edu.br>

Prezado(a)s, bom dia!
 
Compartilhei a base de faturamento, referente a(s) nota(s) apta(s) à pagamento.
Solicito, por gentileza, a vossa análise e confirmação dos dados, para que possamos emitir a Nota de Serviço para pagamento.
 
Aguardamos vosso retorno e autorização, para seguir com os procedimentos de faturamento.
Obs.: Após autorização do gestor/fiscal do contrato para faturamento, será enviada a nota de serviço discriminando os tributos e os dados para pagamento.
 
Havendo qualquer necessidade, fico à disposição.

Att.

  

Grazieli Zampieron
Analista de Contas
(51) 3579 7700 | Ramal 7794
brsupply.com.br
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Para: Almoxarifado - Campus Muriaé <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>, "icaro.braga@ifsudestemg.edu.br" <icaro.braga@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br>, Br Supply - Conciliações OEP <conciliacoes.oep@brsupply.com.br>

Prezados, boa tarde.
 
Reitero a solicitação para análise e validação da Base de Faturamento para proceder com a emissão da Nota Fiscal de Serviço.

Att.

  

Grazieli Zampieron
Analista de Contas
(51) 3579 7700 | Ramal 7794
brsupply.com.br

De: Grazieli Zampieron - Br Supply
Enviado: sexta-feira, 14 de junho de 2024 11:57
Para: Almoxarifado - Campus Muriaé <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br>; icaro.braga@ifsudestemg.edu.br <icaro.braga@ifsudestemg.edu.
br>
Assunto: Faturamento Maio I IFSUDESTE - Campus Muriae
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Seção Almoxarifado - Campus Muriaé <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br> 20 de junho de 2024 às 13:22
Para: Grazieli Zampieron - Br Supply <grazieli.zampieron@brsupply.com.br>
Cc: "icaro.braga@ifsudestemg.edu.br" <icaro.braga@ifsudestemg.edu.br>, Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br>, Br Supply -
Conciliações OEP <conciliacoes.oep@brsupply.com.br>
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Prezada Grazieli Zampieron, Boa tarde,

Conferi a base de faturamento e está tudo correto, pode nos enviar a nota de serviço.

Atenciosamente,
Lenice Carvalho
Seção de Almoxarifado - Setor de  Gerência de Materiais de Bens Móveis e Imóveis
IF Sudeste MG - Campus Muriaé
Fone: (32) 3696-2850 ramal 245
Celular Institucional (32) 98453-3844

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Grazieli Zampieron - Br Supply <grazieli.zampieron@brsupply.com.br> 25 de junho de 2024 às 11:56
Para: Seção Almoxarifado - Campus Muriaé <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>
Cc: "icaro.braga@ifsudestemg.edu.br" <icaro.braga@ifsudestemg.edu.br>, Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <atendimento.ifsudestemg@brsupply.com.br>, Br Supply -
Conciliações OEP <conciliacoes.oep@brsupply.com.br>

Prezados, bom dia.
  
Para darmos continuidade ao processo de faturamento/pagamento, encaminho-lhes a Nota de Serviço nº 2019
  
Em resumo, segue a revisão do valor faturado para fins de pagamento: 
  
NFSe  Valor Total NFSe  Retenção Tributos Federais

5,85% 
Valor a Pagar 

1154 9.152,54 535,43 8.617,11
 
- Salientamos que não deve haver retenção de ISS conforme observação contida na NFSe. 
  
  
Informamos que o pagamento deverá ser realizado até 25/07/2024.  
 
Caso identifiquem alguma dificuldade no cumprimento desse prazo por favor sinalizar, para solicitação de prorrogação. 
  
  
Abaixo seguem os dados bancários para pagamento: 
  
Banco   Banco do Brasil (001)  
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Agência   3414-2  
Conta   5824-6  
Razão Social no comprovante do
cliente  

BRS Suprimentos Corporativos SA  

CNPJ   03.746.938/0015-49 
  
  
Para agilizarmos nosso processo interno solicitamos o envio do comprovante bancário para conciliacoes.oep@brsupply.com.br  
  
Havendo dúvidas, nos colocamos à disposição. 

Att.

  

Grazieli Zampieron
Analista de Contas
(51) 3579 7700 | Ramal 7794
brsupply.com.br

De: Seção Almoxarifado - Campus Muriaé <almoxarifado.muriae@ifsudestemg.edu.br>
Enviado: quinta-feira, 20 de junho de 2024 13:22
Para: Grazieli Zampieron - Br Supply <grazieli.zampieron@brsupply.com.br>
Cc: icaro.braga@ifsudestemg.edu.br <icaro.braga@ifsudestemg.edu.br>; Br Supply - Atendimento IFSUDESTEMG <atendimento.ifsudestemg@
brsupply.com.br>; Br Supply - Conciliações OEP <conciliacoes.oep@brsupply.com.br>
Assunto: Re: Faturamento Maio I IFSUDESTE - Campus Muriae
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

2019.pdf
336K
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  05/02/2024 15:29
        ***.688.087-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

158415 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE REAL - (R$)

2024 NE 1

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 231482 1000000000 339039 152610 L20RLP0100N

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

05/02/2024 Estimativo 23232.000940/2020-22 0,0000 30.000,00

03.746.938/0015-49 BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A

SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCIG PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY -
PREGÃO N° 002/2020 UASG GERENCIDORA 158137 - CONTRATO 022/2020 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO
ACOSTADO NA ORDEM 182 DO PROCESSO 23232.000940/2020-22.

MURIAÉ

15813705000222020 - UASG Minuta: 158123

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Favorecido

Endereço

JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO40 PARTE BATISTINI

CEP

09843-400

Município

SAO BERNARDO DO CAMPO SP

UF Telefone

CNPJ

10.723.648/0003-01

CEP

36880-000

Endereço

AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA Nº 550

Município

MURIAE

UF

MG

Telefone

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

05/02/2024 10:32:53
Operação
Alteração



Data e hora da consulta:
Usuário:

  05/02/2024 15:29
        ***.688.087-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 30.000,00

Total da Lista

Subelemento 84 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)

001 30.000,00Item compra: 00001 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO  VIRTUAL DE
MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE
MEIOS LOGÍSTICOS

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

05/02/2024 Inclusão 124,65170 240,6706 30.000,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

***.396.866-**

05/02/2024 10:31:30

Gestor Financeiro

ISAAC EUZEBIO DE FARIA

***.027.276-**

05/02/2024 10:32:53

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

05/02/2024 10:32:53
Operação
Alteração


