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==. INSTITUTO FEDERAL Wénnia Antunes Baia <wennia.baia@ifsudestemg.edu.br>
B Sudeste de Minas Gerais

Fwd: Inscrigcao via nota de empenho
1 mensagem

Leonardo Cabral da Rocha Soares <leonardo.soares@ifsudestemg.edu.br> 14 de setembro de 20122;8

Para: Diretoria de Administragéo e Planejamento - Campus Manhuagu <dap.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>, Licitagéo -
Campus Manhuagu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>, Luan Rafael Emerick Silva
<luan.silva@ifsudestemg.edu.br>, Wénnia Antunes Baia <wennia.baia@ifsudestemg.edu.br>

Encaminho resposta da SOBRAPO sobre a nota de empenho.

---------- Forwarded message ---------

From: SOBRAPO Secretaria <sobrapo@sobrapo.org.br>

Date: Thu, Sep 14, 2023 at 12:17 PM

Subject: Re: Inscrigéo via nota de empenho

To: Leonardo Cabral da Rocha Soares <leonardo.soares@ifsudestemg.edu.br>

Cc: SBPO Sobrapo <sbpo@sobrapo.org.br>, SOBRAPO Secretaria <sobrapo@sobrapo.org.br>

Sr. Leonardo, bom dia novamente.
O senhor enviou ontem, 13/9, as 19:19, o senhor solicitou informacoes
sobre pagamento por empenho de sua inscricao e ja tinha o empenho
feito,, por consequéncia o senhor ndo teve tempo habil de ler as
insttugcdes fornecidas.
A ndo ser que sua instituicdo consiga quitar o empenho até 30/9, o
empenho estd com o valor indevido.
Pergunto: posso emitir a nota fiscal e o pagamento ser feito até 30/9?
Minha pergunta se prende ao fato que, em geral, as instituicdes aguardam
o final do evento e a comprovacao de participacao para autorizar a
emissao da nota fiscal e efetuar o pagamento.
Hoje estou na sede da SOBRAPO, para o caso do senhor precisar falar
comigo. (21 - 2263-0499)
Sheila
Em qui., 14 de set. de 2023 as 10:54, Leonardo Cabral da Rocha Soares <leonardo.soares@ifsudestemg.edu.br>
escreveu.

Bom dia.

Obrigado pelo retorno.

Eu ja fiz a inscricdo e minha instituigdo ja emitiu a nota de empenho, que envio em anexo.

Tem mais algum procedimento que eu deva fazer?

Prof. Phd. Leonardo Cabral da Rocha Soares.

IF Sudeste MG

15/09/2023. 07:37
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Campus Manhuagu

On Thu, Sep 14, 2023, 10:37 SOBRAPO Secretaria <sobrapo@sobrapo.org.br> wrote:

Bom dia, sr. Leonardo.
Conforme sua solicitagdo, seguem os procedimentos para pagamento por
empenho.

Ao fazer sua inscricao, deve ser indicado empenho como forma de
pagamento.

Informagao de como solicitar o empenho — verificar, em sua instituicdo, qual a
documentacio necessaria para que eles possam proceder a emissao do
empenho. Imagino que seja uma copia da inscrigao onde conste o valor a ser
pago, conforme abaixo, que consta na pagina do LV SBPO.

image.png

IMPORTANTE: caso a instituicido ndo puder efetivar o pagamento até 30/9 a
instituicido devera considerar o valor de apoés 30/9 para emissdo do empenho.

O empenho devera ser enviado para sobrapo@sobrapo.org.br, por
e-mail, com cépia para sbpo@sobrapo.org.br, informando da
necessidade ou nao de emissao da nota fiscal, com os dados completos
da instituicdo, bem como a pessoa responsavel de contato neste
processo.

Caso o pagamento de sua inscricdo nao tenha o empenho aprovado pela sua
instituicdo ou pela organizagdo do evento, deve ser feita nova inscricdo e
selecionar outra forma de pagamento. Se tiver que alterar o método de
pagamento, cancele esta inscricao e reinicie o processo.

DADOS CADASTRAIS DA SOBRAPO:
RAZAO SOCIAL: SOBRAPO - Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional

ENDERECO: Rua Mayrink Veiga, 32 - sala 601 - Centro - Rio de Janeiro, RJ -
CEP: 20090-050

CNPJ: 60.215.282/0001-76
E-MAIL: sobrapo@sobrapo.org.br

BANCARIOS: banco Itati Unibanco S.A. (341) - agéncia 0477 - conta corrente:
33204-3

Aproveito para enviar as certidées da SOBRAPO.

Qualquer eventual duvida, por favor, retorne.

15/09/2023. 07:37
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Sheila

Em qua., 13 de set. de 2023 as 23:29, SBPO Sobrapo <sbpo@sobrapo.org.br> escreveu:
Sr. Leonardo, boa noite.

Verifiquei que o senhor nao iniciou sua inscri¢ao no evento.
Para isso, o senhor deve acessar: htips://eventos.galoa.com.br/
sbpo-2023/registration/intro?lang=pt-br

Ao fazer sua inscrig¢ao, deve ser indicado empenho como forma de
pagamento.

Coloco em copia a Sheila, secretaria da SOBRAPO, para que ela te
encaminhe documentos ou outras informac¢cdoes necessarias.

Qualquer eventual duvida, por favor, retorne.

Josyane Savegnhago

SBPO 2023 - Sao José dos Campos, SP

Parque Tecnoldégico de Sao José dos Campos, SP
06 a 09 de novembro de 2023
https://eventos.galoa.com.br/sbpo-2023

SOBRAPO
www.sobrapo.org.br

Em qua., 13 de set. de 2023 as 19:19, Leonardo Cabral da Rocha Soares <leonardo.soares@ifsudestemg.
edu.br> escreveu:
Saudacgbes cordiais.

Minha inscri¢cdo sera paga pelo IF Sudeste MG - Campus Manhuagu. O setor financeiro me enviou a nota de
empenho em anexo e orientou-me a entrar em contato com vocés para que seja dado o prosseguimento a
mesma.

Acredito que vocés estejam familiarizados com este tipo de situagéo, assim, envio a nota de empenho e
aguardo orientagdes para que possa concluir a inscricdo no evento. Ja me foi adiantado que apés a
finalizagdo do evento, deverei solicitar o certificado de participagdo e emissao da nota fiscal.

Desde ja agradeco a atengao.

Atenciosamente,
Leonardo Cabral da R. Soares
http://www.larback.com.br

(1]
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