
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Fwd: VALOR PAGO À MAIOR - IF DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS MURIAE
8 mensagens

Contratos Muriaé <contratos.muriae@ifsudestemg.edu.br> 30 de março de 2023 às 12:23
Para: Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Prezadas, boa tarde!

Por favor verifiquem se procede a informação trazida pela empresa DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX - EIRELI de que deveriam ter sido retidos impostos federais
do valor bruto das notas fiscais em questão. Em caso afirmativo,  verifiquem se é possível  a contratada efetuar a devolução em conta conforme a mesma solicitou, informando
o domicílio bancário para o email: financeiro4@expell.com.

Caso não proceda a informação, gentileza informar a contratada.

Atenciosamente.
Cleder Dutra

---------- Forwarded message ---------
De: Drucilla - Expell <financeiro4@expell.com>
Date: qui., 30 de mar. de 2023 às 11:20
Subject: RES: VALOR PAGO À MAIOR - IF DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS MURIAE
To: Contratos Muriaé <contratos.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Desculpem. Esqueci o anexo.

Agradeço o retorno.

Atenciosamente;

De: Contratos Muriaé [mailto:contratos.muriae@ifsudestemg.edu.br]
Enviada em: quinta-feira, 30 de março de 2023 11:08
Para: Drucilla - Expell
Assunto: Re: VALOR PAGO À MAIOR - IF DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS MURIAE

Prezada, bom dia!

Agradecemos a informação. Todavia solicitamos informar a qual contrato administrativo (ou nota de empenho) referidas NFs estão vinculadas, para que possamos esclarecer
melhor o nosso setor financeiro sobre o ocorrido. Se puder fazer o upload das notas mencionadas, agradecemos.

No aguado!

Atenciosamente.
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Em qui., 30 de mar. de 2023 às 10:56, Drucilla - Expell <financeiro4@expell.com> escreveu:

Boa tarde!

Identificamos em 29/03/23 o pagamento das NF´s 417 e 418 (em anexo). Porém, foi pago o valor bruto dos títulos, sem considerar os impostos federais. Sendo assim, favor informar dados
bancários para a devolução da diferença conforme abaixo:

NF 417 – Valor: R$3.40,88 – Valor pago: R$3.608,49 – Dif.à devolver: R$567,61

NF 418 – Valor: R$4.237,12 – Valor pago: R$4.760,81 – Dif.à devolver: R$523,69

TOTAL PAGO À MAIOR = R$1.091,30

Atenciosamente;

2 anexos

NF 417.pdf
2643K

NF 418.pdf
2603K

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br> 30 de março de 2023 às 13:24
Para: financeiro4@expell.com
Cc: Contratos Muriaé <contratos.muriae@ifsudestemg.edu.br>, Ludmilla de Souza Pinheiro <ludmilla.pinheiro@ifsudestemg.edu.br>, Daniel Teixeira de Menezes <daniel.menezes@ifsudestemg.edu.br>

Prezada Drucilla, boa tarde!

Realmente não foi feita a retenção e ela é devida.

Estamos enviando a GRU para que esse valor seja devolvido ao campus Muriaé e possamos fazer os recolhimentos devidos referentes ao INSS e ISS.

Desculpe-nos pelo transtorno.

Qualquer dúvida estamos à disposição.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira
IF Sudeste MG - Câmpus Muriaé
(32) 3696-2850 / Ramal 210

GRU-A DESENSETIZADORA.pdf
38K

Maria - Expell <financeiro@expell.com> 3 de abril de 2023 às 08:59
Para: ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br

Cleder,

Boa tarde!

Infelizmente não consigo efetuar o pagamento da GRU, devido ao prazo.
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Tenho que verificar junto a minha contabilidade antes de fazer o pagamento.

Sugiro, que vocês façam o pagamento e fizemos o reembolso para o Instituto.

Atenciosamente.

De: Drucilla - Expell [mailto:financeiro4@expell.com]
Enviada em: sexta-feira, 31 de março de 2023 17:54
Para: 'Maria - Expell' <financeiro@expell.com>
Assunto: ENC: VALOR PAGO À MAIOR - IF DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS MURIAE

PSC.

Atenciosamente;

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br> 3 de abril de 2023 às 09:01
Para: Maria - Expell <financeiro@expell.com>
Cc: Contratos Muriaé <contratos.muriae@ifsudestemg.edu.br>, Ludmilla de Souza Pinheiro <ludmilla.pinheiro@ifsudestemg.edu.br>

Bom dia!

Para fazermos o pagamento é preciso que o saldo volte para a nota de empenho. E ele só volta com a devolução através de GRU.

Peço que nos informe a data para emitirmos uma nova GRU.

Lembrando que o vencimento do ISS no município de Muriaé é dia 15/04, que será antecipado para o dia 14 por cair no sábado. Precisamos que a devolução seja feita o quanto antes.

At.te,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Maria - Expell <financeiro@expell.com> 3 de abril de 2023 às 09:39
Para: Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Cleder,

Vamos efetuar o pagamento dessa guia e vocês vão fazer o recolhimento dos impostos?
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E isso?

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br> 3 de abril de 2023 às 09:39
Para: Maria - Expell <financeiro@expell.com>
Cco: Ludmilla de Souza Pinheiro <ludmilla.pinheiro@ifsudestemg.edu.br>

Sim, isso mesmo.

O valor retornando para o Instituto conseguimos fazer o recolhimento dos impostos.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Maria - Expell <financeiro@expell.com> 3 de abril de 2023 às 13:42
Para: Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Cleder,

Boa tarde!

Pode me enviar uma guia para pagar.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br> 3 de abril de 2023 às 14:46
Para: Maria - Expell <financeiro@expell.com>

Boa tarde!

Segue a guia com vencimento atualizado.

At.te,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

GRU-A DESENSETIZADORA.pdf
38K
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Gerado a partir de http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento
68888-6

Número de Referência
23232001286201850

Competência
03/2023

Vencimento
10/04/2023

Nome do Contribuinte / Recolhedor
A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL

CNPJ ou CPF do Contribuinte
19.859.107/0001-18

Nome da Unidade Favorecida
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE

UG / Gestão
158415 / 26411

Instruções:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade
do contribuinte,  que deverá, em caso de dúvidas, consultar
a Unidade Favorecida dos recursos. 

(=) Valor do Principal
1.091,30

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Juros / Encargos

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
[STN118F7C0812D5E1B56DB63C39F1903A12]

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total
1.091,30

89930000010-3  91300001010-2  95523166888-5  81080024502-2
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