
Administração Reitoria <administracao@ifsudestemg.edu.br>

Fwd: Reajuste Contratual IF Sudeste MG
2 mensagens

Isaac Euzébio <isaac.euzebio@ifsudestemg.edu.br> 8 de fevereiro de 2023 às 08:58
Para: Administração Reitoria <administracao@ifsudestemg.edu.br>

Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------
De: Contratos Licitações - Reitoria <contratos@ifsudestemg.edu.br>
Date: qua., 8 de fev. de 2023 às 08:06
Subject: Re: Reajuste Contratual IF Sudeste MG
To: Gabinete Reitoria <gabinete@ifsudestemg.edu.br>, Isaac Euzébio <isaac.euzebio@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Contratos Santos Dumont <contratos.santosdumont@ifsudestemg.edu.br>, Diretoria de Administração e
Planejamento de Santos Dumont <dap.santosdumont@ifsudestemg.edu.br>, Maria Aparecida Netto de Carvalho
<maria.carvalho@ifsudestemg.edu.br>, Ingrid de Carvalho Maia Ventura <ingrid.ventura@ifsudestemg.edu.br>

Bom dia, Hemily!

Obrigada por enviar. Este contrato pertence à reitoria.
Faremos os devidos encaminhamentos.

Prezado, Isaac!

Quanto fiscal, gentileza tomar as devidas providências. 

Atenciosamente,
Iandra Mariano

Instituto Federal do Sudeste de MG
Coordenação de Contratos - Reitoria
Av. Luz Interior 360, 6 andar - Estrela Sul

 Juiz de Fora - MG - CEP: 36.030-776
 Telefone: (32) 3257-4108

Em ter., 7 de fev. de 2023 às 16:52, Gabinete Reitoria <gabinete@ifsudestemg.edu.br> escreveu:
Boa tarde, prezados!

Encaminho para conhecimento e por precaução.

Considerando os servidores para os quais o e-mail foi encaminhado, talvez se trate de demanda do campus
Santos Dumont.

Atenciosamente,

Hemily Cruz - (32) 98413-5471
Chefe de Gabinete do Reitor
Portaria nº 733/2021, DOU 25-06-2021
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Reitoria
Gabinete do Reitor
Rua Luz Interior, 360, bairro Estrela Sul
Juiz de Fora - MG
CEP: 36030-713

---------- Forwarded message ---------
De: A3 Comercio <a3comerciodigital@yahoo.com>
Date: ter., 7 de fev. de 2023 às 15:33
Subject: Reajuste Contratual IF Sudeste MG
To: fabiano.cipriani@ifsudestemg.edu.br <fabiano.cipriani@ifsudestemg.edu.br>, gabinete@ifsudestemg.edu.br
<gabinete@ifsudestemg.edu.br>, johnatan.silva@ifsudestemg.edu.br <johnatan.silva@ifsudestemg.edu.br>

Prezados, boa tarde.

A empresa A3 vem por meio deste solicitar o reajuste contratual permitido em contrato
(clausula sexta) e edital (termo de referencia item 11 e 11.1).

Aguardo retorno.

Att.,
Guilherme Pontes.

Administração Reitoria <administracao@ifsudestemg.edu.br> 8 de fevereiro de 2023 às 09:04
Para: a3comerciodigital@yahoo.com, Jennifer Moreira <faturamento2@reprocopia.com.br>, Jorge Rafael Hara
Moreira <jorge.hara@ifsudestemg.edu.br>

Prezados, bom dia.

Confirmo o recebimento do pedido de reajuste contratual, referente ao Contrato nº 007/2021 da Reitoria.
Conforme previsto, o reajuste será feito pelo índice ICTI, todavia ainda não foi divulgado o mesmo referente ao
mês de dezembro/22.

Desta forma, ficaremos aguardando a divulgação do mesmo, para formalizarmos o reajustamento. Enquanto isso,
peço para que não sejam emitidas faturas com o novo valor, até a conclusão. Caso necessário, posteriormente
poderá ser emitida uma fatura complementar com a diferença de valor.

Qualquer dúvida, permanecemos à disposição.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Atenciosamente,
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