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ouE
==. INSTITUTO FEDERAL Licitacdo - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>
Bl  Sudeste de Minas Gerais

Documentos de habilitacao das empresas proponentes - contratagcao de evento
12 mensagens

Licitagdo - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br> 24 de outubro de 2022 15:37
Para: Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br>
Cc: José Luiz de Freitas Paixao <jose.paixao@ifsudestemg.edu.br>

Joseli, boa tarde!

Cumpridas as etapas anteriores em relagao ao processo de contratagdo de servigo para realizagdo de evento,
passei a verificagdo das condigdes de habilitagdo das empresas com as melhores propostas.

Nao foi possivel conseguir todos os documentos previstos no item 21 do termo de referéncia, pois ha empresa nao
cadastrada no SICAF e outra com cadastro incompleto. Constatei ainda que ha pendéncias em relagao a
regularidades fiscais.

Diante disso, devemos solicitar as empresas que enviem os documentos para habilitagéo e, caso ndo tenham algum
deles, procedemos a desclassificagdo e passamos a proxima colocada.

Envio anexo uma lista de documentos que elas devem encaminhar (digital somente). Pe¢o que entre em contato
com as duas que estao em primeiro lugar e solicite os documentos.

Att.
Anderson.

onm Coordenacdo de
BB INSTITUTO FEDERAL Compras e Contratos

BEB sudeste de Minas Gerais 152} 3636 2850 | {3519 843
] ] Camous Muriaé A, Monteiro de Castro, 550, Barra

Muriaé/MG - CEP 36.884-036

Frase para todos os dias: "URGENTE é tudo o que vocé deveria ter solicitado em tempo HABIL e agora quer
que seja comprado em tempo RECORDE"

) RELAGAO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA CONTRATAGAO.pdf
43K

Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br> 24 de outubro de 2022 16:10
Para: bruno.portes@hotmail.com
Cc: Licitagdo - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Boa tarde,
Prezado,
Segue em anexo a relagao de documentos para contratagao da empresa "documentos para habilitagao" que

devem ser enviados digitalmente para o e-mail: licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br . O prazo para envio dos
documentos é até dia 26/10/2022.

Caso nao tenham algum deles, procedemos a desclassificagdo e passamos a préxima colocada.

Desde ja agradecemos a atengao.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Att

’

Joseli Marcos Carvalho
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IF Sudeste MG - Campus Muriaé

Unidade Barra - Av Monteiro de Castro, 550, Barra. Muriae-MG CEP 36880-000

Unidade Rural - Avenida Otavio Henriques Gouvéa, s/n - Sofocd. Muriaé-MG CEP 36880-000
Unidade Rural - (32) 3696 2650

) RELAGAO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA CONTRATAGAO.pdf
43K

Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br> 24 de outubro de 2022 16:13
Para: "victordayane2@gmail.com" <victordayane2@gmail.com>, Licitagao - Campus Muriaé
<licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Boa tarde,
Prezado,
Segue em anexo a relagao de documentos para contratagao da empresa "documentos para habilitagao" que

devem ser enviados digitalmente para o e-mail: licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br . O prazo para envio dos
documentos é até dia 26/10/2022.

Caso nao tenham algum deles, procedemos a desclassificagdo e passamos a préxima colocada.

Desde ja agradecemos a atengao.

---------- Forwarded message ---------

De: Licitagao - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Date: seg., 24 de out. de 2022 as 15:38

Subject: Documentos de habilitagdo das empresas proponentes - contratagao de evento
To: Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br>

Cc: José Luiz de Freitas Paixao <jose.paixao@ifsudestemg.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

E RELAGAO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA CONTRATAGAO.pdf
43K

Licitagdo - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br> 26 de outubro de 2022 15:49
Para: Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br>

Joseli, se as empresas nao enviarem os documentos, pode solicitar de uma vez das proximas colocadas para cada
item.

Att.
Anderson.

onn Coordenagéo de
BB INSTITUTO FEDERAL | Compras e Contratos

BEE sudeste de Minas Gerais ) SRR AER0 | [ B A A
Campus Muriaé Av, Monteiro de Castro, 550, Barra
Muriaé/MG - CEP 36 8B4-036

Frase para todos os dias: "URGENTE é tudo o que vocé deveria ter solicitado em tempo HABIL e agora quer
que seja comprado em tempo RECORDE"

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br> 27 de outubro de 2022 11:51
Para: "outdoortempo@gmail.com" <outdoortempo@gmail.com>
Cc: Licitagdo - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>
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Boa tarde,
Prezado,
Segue em anexo a relagcao de documentos para contratacdo da empresa "documentos para habilitagao" que
devem ser enviados digitalmente para o e-mail: licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br . O prazo para envio dos
documentos é até dia 31/10/2022.

Caso nao tenham algum deles, procedemos a desclassificagdo e passamos a préxima colocada.

Desde ja agradecemos a atengéo.

---------- Forwarded message ---------

De: Licitagdo - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Date: seg., 24 de out. de 2022 as 15:38

Subject: Documentos de habilitagdo das empresas proponentes - contratagdo de evento
To: Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br>

Cc: José Luiz de Freitas Paixao <jose.paixao@ifsudestemg.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ﬂ RELAGAO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA CONTRATAGAO.pdf
43K

Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br> 27 de outubro de 2022 11:53
Para: "padariaimperial20@gmail.com" <padariaimperial20@gmail.com>
Cc: Licitagao - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>
Boa tarde,
Prezado,
Segue em anexo a relagdo de documentos para contratacdo da empresa "documentos para habilitagdo" que
devem ser enviados digitalmente para o e-mail: licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br . O prazo para envio dos
documentos é até dia 31/10/2022.

Caso nao tenham algum deles, procedemos a desclassificagdo e passamos a préxima colocada.

Desde ja agradecemos a atengao.

—————————— Forwarded message ---------

De: Licitagao - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Date: seg., 24 de out. de 2022 as 15:38

Subject: Documentos de habilitagdo das empresas proponentes - contratagdo de evento
To: Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br>

Cc: José Luiz de Freitas Paixao <jose.paixao@ifsudestemg.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

) RELAGAO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA CONTRATAGAO.pdf
43K

Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br> 27 de outubro de 2022 16:16
Para: Licitacao - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>
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—————————— Forwarded message --------—-

De: Padaria Imperial <padariaimperial20@gmail.com>

Date: qui., 27 de out. de 2022 as 16:15

Subject: Re: Documentos de habilitagdo das empresas proponentes - contratagdo de evento
To: Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br>

Boa tarde

Segue em anexo a documentacgao solicitada.

Gentileza nos retornar com um OK se estiver tudo certo.
Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9 anexos

CND ESTADUAL jpeg
129K

E CND TRABALHISTA 04 2023.pdf
85K

ﬂ CND RECEITA FEDERAL 21 03 23.pdf
76K

ﬂ CND FGTS.pdf
134K

ﬂ CND MURIAE MG 25 01 23.pdf
245K

%) CNPJ.pdf
106K

E CONTRATO SOCIAL.pdf
334K

E RG ZENILDA 2.pdf
503K

brk RG ZENILDA.pdf
512K

Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br> 1 de novembro de 2022 08:15
Para: Padaria Imperial <padariaimperial20@gmail.com>, Licitagdo - Campus Muriaé
<licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Bom dia,

Segue em anexo o Termo de Referéncia para ciéncia.

Informo que o evento ndo sera realizado na Unidade Rural - Avenida Otavio Henriques Gouvéa, s/n - Sofoco.

Muriaé-MG CEP 36880-000
Devido a problemas na infraestrutura do local, em decorréncia da chuva do dia 04/10/2022.
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O evento do dia 26/11/2022 de 12 as 18:00 de acordo com termos do Termo de Referéncia (anexo) ocorrera
na Unidade Barra - Av Monteiro de Castro, 550, Barra. Muriaé-MG CEP 36880-000.

Favor acusar recebimento.
Desde ja agradeco.
Em qui., 27 de out. de 2022 as 16:15, Padaria Imperial <padariaimperial20@gmail.com> escreveu:
Boa tarde
Segue em anexo a documentagao solicitada.
Gentileza nos retornar com um OK se estiver tudo certo.
Att
Em qui., 27 de out. de 2022 as 11:53, Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

-E 3 - Termo de Referéncia (1).pdf
2615K

Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br> 1 de novembro de 2022 08:36
Para: "inovart.contato@gmail.com" <inovart.contato@gmail.com>, Licitagao - Campus Muriaé
<licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Bom dia,

Prezado,

Segue em anexo a relagao de documentos para contratacao da empresa "documentos para habilitagao" que
devem ser enviados digitalmente para o e-mail: licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br . O prazo para envio dos
documentos é até dia 04/11/2022.

Caso nao tenham algum deles, procedemos a desclassificagdo e passamos a préxima colocada.

Desde ja agradecemos a atengéo.

---------- Forwarded message ---------

De: Licitagdo - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Date: seg., 24 de out. de 2022 as 15:38

Subject: Documentos de habilitagdo das empresas proponentes - contratagdo de evento
To: Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br>

Cc: José Luiz de Freitas Paixao <jose.paixao@ifsudestemg.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ﬂ RELAGAO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA CONTRATAGAO.pdf
43K

Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br> 1 de novembro de 2022 09:07
Para: "inovart.contato@gmail.com" <inovart.contato@gmail.com>, Licitagao - Campus Muriaé
<licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Bom dia,

Prezado,

Com relagéo aos precgos ofertados pela empresa INOVART VISUAL LTDA no orgamento enviado ao IF.
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Um dos itens esta com o pregco muito acima dos demais concorrentes e com o preco praticado pelo mercado, item 2
- Kit Estrutura em Box Truss (painel backdrop): estrutura em box truss Q20. 2mX2,5m. Esse precgo talvez
impossibilite a aquisicdo desse item, em especifico, pela administragao publica.

Nesse e-mail abrimos a possibilidade, se a empresa assim desejar, de adequar seu orcamento em uma nova
proposta.

A nova proposta, se for o caso, devera ser enviado nesse ou no e-mail: licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br

Desde ja agradeco.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br> 7 de novembro de 2022 08:44
Para: Licitacdo - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Inovart Comunicagao Visual <inovart.contato@gmail.com>

Date: sex., 4 de nov. de 2022 as 18:59

Subject: Re: Documentos de habilitacdo das empresas proponentes - contratacéo de evento
To: Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br>

Boa noite, tudo bem?
Sobre a nova proposta do " item 2 - Kit Estrutura em Box Truss (painel backdrop): estrutura em box truss Q20.
2mX2,5m" consio fazer no valor de R$ 2.590,00.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Inovart Comunicacao Visual

32 3721-6165 | Loja
32 9 8873-6167 | Loja
32 9 8871-6165 |Marciano

Av. Monteiro de Castro, 95 - Loja 03 -
Barra - Muriaé / MG

O inicio da produgédo somente ocorreréa com a autorizagdo da arte, com a respectiva aprovagdo enviado pelo comprador.
Terceirizados sera entreque com 24h ou prazo estipulado mediante a arte.

1. A aprovacéo da arte é de obrigagao do cliente, estando a Grafica isenta de qualquer responsabilidade sobre isso, sendo certo
que apos o envio para produgao, ndo podera haver qualquer alteragdo no servigo.

2. Qualquer erro ortogréfico contido no servigo, é de total responsabilidade do cliente, ja que foi mostrado no(s) arquivo(s) em
anexo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br> 7 de novembro de 2022 08:44
Para: Licitagdo - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Inovart Comunicagao Visual <inovart.contato@gmail.com>

Date: sex., 4 de nov. de 2022 as 19:35

Subject: Re: Documentos de habilitagao das empresas proponentes - contratagéo de evento
To: Joseli Marcos Carvalho <joseli.marcos@ifsudestemg.edu.br>
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Boa noite, segue em anexo documentos solicitados. Qualquer divida estou a disposigao!
B cdt estadual.pdf

B Certidiao Municipal.pdf
[ © cndt.pdf

B contrato social.pdf

B federal.pdf

[ ° fgts.pdf

B Marciano (2).jpg

Em sex., 4 de nov. de 2022 as 18:59, Inovart Comunicagao Visual <inovart.contato@gmail.com> escreveu:
Boa noite, tudo bem?
Sobre a nova proposta do " item 2 - Kit Estrutura em Box Truss (painel backdrop): estrutura em box truss
Q20. 2mX2,5m" consio fazer no valor de R$ 2.590,00.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

e
Inovart Comunicacao Visual

32 3721-6165 | Loja
32 9 8873-6167 | Loja
32 9 8871-6165 |Marciano

Av. Monteiro de Castro, 95 - Loja 03 -
Barra - Muriaé / MG

P = =

O inicio da produg&o somente ocorreré com a autorizagdo da arte, com a respectiva aprovagdo enviado pelo comprador.
Terceirizados sera entregue com 24h ou prazo estipulado mediante a arte.

1. A aprovagdo da arte é de obrigagéo do cliente, estando a Gréfica isenta de qualquer responsabilidade sobre isso, sendo certo
que apos o envio para produgéo, ndo podera haver qualquer alteragdo no servigo.

2. Qualquer erro ortogréfico contido no servigo, é de total responsabilidade do cliente, ja que foi mostrado no(s) arquivo(s) em
anexo.

Inovart Comunicacao Visual

32 3721-6165 | Loja
32 9 8873-6167 | Loja
32 9 8871-6165 |Marciano

Av. Monteiro de Castro, 95 - Loja 03 -
Barra - Muriaé / MG
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https://drive.google.com/file/d/1QMuu_H55G_UK-zKf5fbF70grdhBmOpnP/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1shdVy0nYLGHPWHfDRlqWEmrL8HSz3Vsv/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1DBd3YRgGQFVvLRGb3xUJ_lsGHJcBWwLv/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1sjVbiGUP7xLWjDMf0Kd2gQRoPY1ImHYW/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1AVmy50_GxLs7UrqQlkZwaQM4dEk_htDt/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1xFTBBcr1T-qBcLD9Rye4hn_V_kEA-hak/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1-Aj3gFTpBQMKn0Q2C-YBieM37tDbtcmz/view?usp=drive_web
mailto:inovart.contato@gmail.com
https://www.google.com/maps/search/Av.+Monteiro+de+Castro,+95+-+Loja+03?entry=gmail&source=g
https://www.instagram.com/inovart_visual/
https://pt-br.facebook.com/inovartcomunic/
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?hl=pt-BR&passive=true&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fq%3Dgmail%26oq%3Dgmail%26aqs%3Dchrome..69i57j69i61l2.1687j0j1%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://www.google.com/maps/search/Av.+Monteiro+de+Castro,+95+-+Loja+03?entry=gmail&source=g
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O inicio da produg&o somente ocorrerad com a autorizagao da arte, com a respectiva aprovagdo enviado pelo comprador.
Terceirizados sera entregue com 24h ou prazo estipulado mediante a arte.

1. A aprovagéo da arte é de obrigacdo do cliente, estando a Gréfica isenta de qualquer responsabilidade sobre isso, sendo certo
que apos o envio para produgdo, ndo podera haver qualquer alteragdo no servigo.

2. Qualquer erro ortografico contido no servigo, é de total responsabilidade do cliente, ja que foi mostrado no(s) arquivo(s) em
anexo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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