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Luana Parreira Pires <luana.pires@ifsudestemg.edu.br>

Contrato Minha Biblioteca
9 mensagens

Luana Parreira Pires <luana.pires@ifsudestemg.edu.br> 30 de junho de 2022 11:55
Para: Comercial 1 <wagner.bertoli@minhabiblioteca.com.br>

Bom dia, Wagner,

Tudo bem?

Sou servidora do IF Sudeste MG. Temos um contrato vigente com a Minha biblioteca que vencerá em 23/12/2022 e gostaria
de saber com quem falo sobre a renovação.
Seria com você mesmo? Ou poderia me indicar o responsável?

Informações do contrato:

Contrato: 00043/2020
Número Processo: 23223.004269/2020-06
Fornecedor: 13.183.749/0001-63 - MINHA BIBLIOTECA LTDA.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DO SOFTWARE MINHA BIBLIOTECA, BIBLIOTECA DIGITAL
Valor Global (R$): 211.260,00
Vig. início: 23/12/2020
Vig. Fim:  23/12/2022

Atenciosamente,

Luana Parreira Pires
Auxiliar em Administração
Pró-reitoria de Ensino
Tel: (32) 3257-4121

 


Wagner Bertoli <wagner.bertoli@minhabiblioteca.com.br> 30 de junho de 2022 11:57
Para: Luana Parreira Pires <luana.pires@ifsudestemg.edu.br>

Bom dia, Luana! Tudo bem?

Sim, sou eu mesmo o responsável pela renovação, para que possamos dar inicio no processo preciso que me informe a
quantidade de alunos que será renovado.

Fico à disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Luana Parreira Pires <luana.pires@ifsudestemg.edu.br> 30 de junho de 2022 12:00
Para: Wagner Bertoli <wagner.bertoli@minhabiblioteca.com.br>

Ótimo, Wagner!

https://www.minhabiblioteca.com.br/
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Os servidores das Bibliotecas que utilizam o serviço vão me informar a quantidade de acessos que vão necessitar e aí eu te
passo.

A princípio o que eu preciso saber é se a empresa tem o interesse na renovação.

Atenciosamente,

Luana Parreira Pires
Auxiliar em Administração
Pró-reitoria de Ensino
Tel: (32) 3257-4121

 


[Texto das mensagens anteriores oculto]

Wagner Bertoli <wagner.bertoli@minhabiblioteca.com.br> 30 de junho de 2022 12:02
Para: Luana Parreira Pires <luana.pires@ifsudestemg.edu.br>

Oi, Luana!

Fico no aguardo, assim que conseguir o quantitativo te envio a proposta comercial e a carta de interesse.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Luana Parreira Pires <luana.pires@ifsudestemg.edu.br> 30 de junho de 2022 12:06
Para: Silvio Anderson Toledo Fernandes <silvio.fernandes@ifsudestemg.edu.br>

Bom dia, Silvio,

Encaminho email que enviei para a Minha biblioteca sobre a renovação do contrato.
Enviei email cobrando o pessoal do Fórum de Bibliotecas, pois necessito que eles façam o estudo se iremos renovar ou
contratar outra empresa.

Atenciosamente,

Luana Parreira Pires
Auxiliar em Administração
Pró-reitoria de Ensino
Tel: (32) 3257-4121

 


Forwarded Conversation

Subject: Contrato Minha Biblioteca

------------------------


De: Luana Parreira Pires <luana.pires@ifsudestemg.edu.br>

Date: qui., 30 de jun. de 2022 às 11:55

To: Comercial 1 <wagner.bertoli@minhabiblioteca.com.br>


Bom dia, Wagner,

https://www.minhabiblioteca.com.br/
mailto:luana.pires@ifsudestemg.edu.br
mailto:wagner.bertoli@minhabiblioteca.com.br
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Tudo bem?

Sou servidora do IF Sudeste MG. Temos um contrato vigente com a Minha biblioteca que vencerá em 23/12/2022 e gostaria
de saber com quem falo sobre a renovação.
Seria com você mesmo? Ou poderia me indicar o responsável?

Informações do contrato:

Contrato: 00043/2020
Número Processo: 23223.004269/2020-06
Fornecedor: 13.183.749/0001-63 - MINHA BIBLIOTECA LTDA.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DO SOFTWARE MINHA BIBLIOTECA, BIBLIOTECA DIGITAL
Valor Global (R$): 211.260,00
Vig. início: 23/12/2020
Vig. Fim:  23/12/2022

Atenciosamente,

Luana Parreira Pires
Auxiliar em Administração
Pró-reitoria de Ensino
Tel: (32) 3257-4121

 


----------

De: Wagner Bertoli <wagner.bertoli@minhabiblioteca.com.br>

Date: qui., 30 de jun. de 2022 às 11:57

To: Luana Parreira Pires <luana.pires@ifsudestemg.edu.br>


Bom dia, Luana! Tudo bem?

Sim, sou eu mesmo o responsável pela renovação, para que possamos dar inicio no processo preciso que me informe a
quantidade de alunos que será renovado.

Fico à disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

----------

De: Luana Parreira Pires <luana.pires@ifsudestemg.edu.br>

Date: qui., 30 de jun. de 2022 às 12:00

To: Wagner Bertoli <wagner.bertoli@minhabiblioteca.com.br>


Ótimo, Wagner!

Os servidores das Bibliotecas que utilizam o serviço vão me informar a quantidade de acessos que vão necessitar e aí eu te
passo.

A princípio o que eu preciso saber é se a empresa tem o interesse na renovação.

Atenciosamente,

Luana Parreira Pires
Auxiliar em Administração

mailto:wagner.bertoli@minhabiblioteca.com.br
mailto:luana.pires@ifsudestemg.edu.br
https://www.minhabiblioteca.com.br/
mailto:luana.pires@ifsudestemg.edu.br
mailto:wagner.bertoli@minhabiblioteca.com.br
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Pró-reitoria de Ensino
Tel: (32) 3257-4121

 


----------

De: Wagner Bertoli <wagner.bertoli@minhabiblioteca.com.br>

Date: qui., 30 de jun. de 2022 às 12:02

To: Luana Parreira Pires <luana.pires@ifsudestemg.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Silvio Anderson Toledo Fernandes <silvio.fernandes@ifsudestemg.edu.br> 30 de junho de 2022 13:03
Para: Luana Parreira Pires <luana.pires@ifsudestemg.edu.br>

Obrigado, Luana.


[Texto das mensagens anteriores oculto]

Luana Parreira Pires <luana.pires@ifsudestemg.edu.br> 18 de agosto de 2022 12:04
Para: Wagner Bertoli <wagner.bertoli@minhabiblioteca.com.br>

Bom dia, Wagner,

Tudo bem?

Confirmei com os responsáveis e precisamos renovar o mesmo número de acessos já contratado no primeiro contrato.
São 3000 acessos.

Nós temos uma cortesia de 150 acessos. Queria que confirmassem se esse número será mantido na renovação.

Atenciosamente,

Luana Parreira Pires
Auxiliar em Administração
Pró-reitoria de Ensino
Tel: (32) 3257-4121

 


[Texto das mensagens anteriores oculto]

Wagner Bertoli <wagner.bertoli@minhabiblioteca.com.br> 18 de agosto de 2022 13:18
Para: Luana Parreira Pires <luana.pires@ifsudestemg.edu.br>

Boa tarde, Luana! Tudo bem?

Obrigado pelo contato, sim, será mantido as 150 licenças cortesia referente a contratação de 3.000 licenças, em anexo a
proposta comercial com a estimativas de valores para renovação considerando 24 meses de contrato.

Fico à disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

mailto:wagner.bertoli@minhabiblioteca.com.br
mailto:luana.pires@ifsudestemg.edu.br
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[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Luana Parreira Pires <luana.pires@ifsudestemg.edu.br> 26 de agosto de 2022 10:02
Para: Wagner Bertoli <wagner.bertoli@minhabiblioteca.com.br>

Bom dia, Wagner!

Muito obrigada.

Darei início ao processo de renovação e qualquer dúvida entro em contato.

Atenciosamente,

Luana Parreira Pires
Auxiliar em Administração
Pró-reitoria de Ensino
Tel: (32) 3257-4121

 


[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://www.minhabiblioteca.com.br/
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1d19aedfdc&view=att&th=182b1bf9b7143670&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l6z8xnju0&safe=1&zw

