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Diretoria de Ensino - Campus Juiz de Fora <dde.jf@ifsudestemg.edu.br>

Fwd: PAGAMENTO BOLETO OBA/2022

7 mensagens

Wagner Seabra <wagner.seabra@ifsudestemg.edu.br> 20 de setembro de 2022 17:52
Para: Diretoria de Ensino - Campus Juiz de Fora <dde.jf@ifsudestemg.edu.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Wagner Seabra <wagner.seabra@ifsudestemg.edu.br>

Date: sex., 26 de ago. de 2022 às 11:42

Subject: PAGAMENTO BOLETO OBA/2022

To: Eugênia Cristina Müller Giancoli Jabour <eugenia.jabour@ifsudestemg.edu.br>


Prezada Eugênia,

Bom dia.
Encaminho, em anexo, o boleto de rateio das postagens dos pacotes referentes à OBA/2022.
O custo de postagem é rateado entre as escolas participantes, ficando o valor de R$60,00 para as escolas públicas.
Nessas postagens, serão enviados: certificados impressos para cada aluno participante da OBA e para cada
professor colaborador; um certificado com o nome da Escola e as medalhas dos alunos ganhadores.


Após o pagamento, favor me enviar o recibo para que eu possa encaminhar para a organização da OBA.

No aguardo, agradeço.
Abraços

-- 

Prof. Dr. Wagner da Cruz Seabra Eiras
Núcleo de Física
IF SUDESTE MG - Campus Juiz de Fora
 

-- 

Prof. Dr. Wagner da Cruz Seabra Eiras
Núcleo de Física
IF SUDESTE MG - Campus Juiz de Fora
 

00 BOLETO OBA 2022.pdf

408K

Diretoria de Ensino - Campus Juiz de Fora <dde.jf@ifsudestemg.edu.br> 21 de setembro de 2022 09:41
Para: Fabricio Tavares de Faria <fabricio.tavares@ifsudestemg.edu.br>

Bom dia!

Poderia nos orientar quanto ao pagamento desse boleto?

Obrigada!
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Bom dia!

Vamos providenciar!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fabricio Tavares de Faria <fabricio.tavares@ifsudestemg.edu.br> 21 de setembro de 2022 09:51
Para: Diretoria de Ensino - Campus Juiz de Fora <dde.jf@ifsudestemg.edu.br>

Michele, bom dia!

Você deverá seguir os procedimentos abaixo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xzI6vjv8oYumJ0entCl4cEEzrPQxd5bvN-wWBim0RSY/edit#gid=
1161341563


Anexe ao processo algum edital ou projeto de participação nesta olimpíada.

Qualquer dúvida é só me chamar.

-----
Fabricio Tavares de Faria
Administrador
Diretor de Administração e Planejamento
Campus Juiz de Fora

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Wagner Seabra <wagner.seabra@ifsudestemg.edu.br> 21 de setembro de 2022 09:57
Para: Diretoria de Ensino - Campus Juiz de Fora <dde.jf@ifsudestemg.edu.br>

Ok. Obrigado! 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Diretoria de Ensino - Campus Juiz de Fora <dde.jf@ifsudestemg.edu.br> 21 de setembro de 2022 11:30
Para: Fabricio Tavares de Faria <fabricio.tavares@ifsudestemg.edu.br>

Tem um processo no Sipac, da OBA, já pronto para seguir?
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fabricio Tavares de Faria <fabricio.tavares@ifsudestemg.edu.br> 21 de setembro de 2022 11:59
Para: Diretoria de Ensino - Campus Juiz de Fora <dde.jf@ifsudestemg.edu.br>

Michele,

O primeiro passo é abrir um processo e incluir o documento de oficialização da demanda para serviço.
Depois inserir um ofício interno solicitando autorização da direção.

E então encaminhar para o gabinete.

Fabricio Faria
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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