
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé

<ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br>

RE: OFICIO EXTERNO No 714/2022
1 mensagem

Sheila Soares Mendonca Ferreira <sheilaferreira@bb.com.br> 2 de agosto de 2022 16:18

Para: Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Ludmilla de Souza Pinheiro <ludmilla.pinheiro@ifsudestemg.edu.br>, Direção de Administração e Planejamento -

Campus Muriaé <dap.muriae@ifsudestemg.edu.br>, Contratos Muriaé <contratos.muriae@ifsudestemg.edu.br>,

Carolina Vieira de Lacerda Costa <carolacerda@bb.com.br>, Raquel Botoli Costa <raquelbotoli@bb.com.br>

#interna

Boa tarde!!

Segue anexo os comprovantes de pagamento.
Att.,

Sheila S.M. Ferreira
Gerente Serviços

De: sheilaferreira@bb.com.br <sheilaferreira@bb.com.br> em nome de age0286@bb.com.br

<age0286@bb.com.br>

Enviado: terça-feira, 2 de agosto de 2022 15:42

Para: Sheila Soares Mendonca Ferreira <sheilaferreira@bb.com.br>; Raquel Botoli Costa

<raquelbotoli@bb.com.br>

Assunto: Enc: OFICIO EXTERNO No 714/2022

Banco do Brasil S. A.

Agência Muriaé - Prefixo 0286-0

Rua Pascoal Bernardino, 161 - Centro

CEP 36.880-049     Muriaé (MG)

Fone:  +55 (32) 3696-3750

age0286@bb.com.br

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas, protegidas por sigilo profissional, sendo estritamente

proibida sua disseminação, distribuição ou cópia sem a devida autorização. Sua utilização indevida é ilegal e sujeita o infrator às penas da

lei. Se você não é o destinatário da mesma, você não está autorizado a utilizar o material para qualquer fim. Solicitamos que apaque a mensagem e

avise ao remetente. O conteúdo desta mensagem e seus anexos não representam necessariamente a opinião e a intenção do Banco do Brasil.

DECRETO Nº 4.553, DE 27/12/2002  -   Art. 65: “ Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de documentos sigilosos, nos termos deste

Decreto fica, automaticamente, responsável pela preservação do seu sigilo."

Antes de imprimir, pense na responsabilidade com o Meio Ambiente

----- Encaminhado por F9128190 Sheila Soares Mendonca Ferreira/BancodoBrasil em 02/08/2022 03:42 PM -----

Para: age0286@bb.com.br, carolacerda@bb.com.br

De: "Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira - Campus Muriaé" <ceof.muriae@ifsudestemg.edu.

br>

Data: 02/08/2022 03:20 PM

cc: "Ludmilla de Souza Pinheiro" <ludmilla.pinheiro@ifsudestemg.edu.br>, "Direção de Administração e
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Planejamento - Campus Muriaé" <dap.muriae@ifsudestemg.edu.br>, "Contratos Muriaé"

<contratos.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Assunto: OFICIO EXTERNO No 714/2022

(Ver arquivo anexado: OFICIO_EXTERNO_714_2022_MURCOEXOR3003083648651723235.pdf)

(Ver arquivo anexado: GUIA DE FGTS - IFMG - JAN 2022.pdf)

(Ver arquivo anexado: GUIA DE FGTS - IFMG - ABR 2022.pdf)

(Ver arquivo anexado: GRRF - LEONIR IFMG - 02-08-2022.pdf)

(Ver arquivo anexado: GUIA DE FGTS - IFMG - DEZ 2021.pdf)

(Ver arquivo anexado: GUIA DE FGTS - IFMG - FEV 2022.pdf)

(Ver arquivo anexado: GUIA DE FGTS - IFMG - MAR 2022.pdf)

Prezada Carolina,

Segue o ofício com as guias do FGTS e GRRF para pagamento.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

Valeska Almeida

--

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

IF Sudeste MG - Câmpus Muriaé

(32) 3696-2850 / Ramal 210

6 anexos

Documento 1.pdf

189K

Documento 2.pdf

184K

Documento 3.pdf

182K

Documento 4.pdf

188K

Documento 5.pdf

188K

Documento 6.pdf

326K
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