
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

MNU-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA

MEMORANDO_ELETRONICO Nº 18/2022 - MNUDAP (11.05.02)
(Identificador: 202258730)

Nº do Protocolo: 23773.000347/2022-21
Manhuaçu-MG , 23 de Maio de 2022.

MNU-COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Título: Solicitação de cancelamento de saldos de empenhos

Assunto: 052.221 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: GESTÃO FINANCEIRA: EXECUÇÃO
FINANCEIRA: DESPESA: DESPESA CORRENTE

Prezada Coordenadora,

Solicito o cancelamento do saldo dos empenhos abaixo.

Empenho  2020NE800149  ,  empresa   MULTIPLIER  DISTRIBUIDORA  EIRELI,  CNPJ
21268634/0001-08.
Empenho  2020NE800154,  empresa  MULTI  SOLUCOES  INTEGRADAS  LTDA,  CNPJ
35677754/0001-65.
Justificativa  para  o  cancelamento:  Empenhos  2020NE800149  e  2020NE800154  não  foram
encaminhados aos fornecedores dentro do período de validade da ata de registro de preços
devido à solicitação do órgão gerenciador de suspensão da emissão de notas de empenho dos
itens do pregão 08/2020 em que o objeto fosse álcool de qualquer natureza devido a solicitação
de reequilíbrio das empresas vencedoras do certame.

Empenho 2020NE800155, empresa INDUSTRIAS BECKER LTDA, CNPJ 02216104/0001-63.
Justificativa para cancelamento: Houve descontinuação de fabricação do produto pela Indústria
TECH, marca vencedora,  fornecedor solicitou cancelamento do item.

Atenciosamente,

(Autenticado em 23/05/2022 13:56)
WENNIA ANTUNES BAIA BERBERT

DIRETOR - TITULAR
Matrícula: 2357602

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/
informando seu número: 18, ano: 2022, tipo: MEMORANDO_ELETRONICO, data de emissão: 23/05/2022

e o código de verificação: cf96ff16a9
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Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Fwd: PEDIDO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - MULTI
SOLUÇÕES
3 mensagens

Licitação - Campus Barbacena <licitacao.barbacena@ifsudestemg.edu.br>
15 de abril de 2021

13:32
Para: CGAF - Campus Barbacena <cgaf.barbacena@ifsudestemg.edu.br>, Participantes do grupo de licitações da
Reitoria <grupo.licitacao@ifsudestemg.edu.br>, Diretoria de Administração - Campus Barbacena
<dap.barbacena@ifsudestemg.edu.br>

Prezado, boa tarde!
Solicitamos a suspensão da emissão de notas de empenho dos itens do pregão 08/2020 em que o objeto seja
álcool de qualquer natureza devido a solicitação das empresas vencedoras no certame devido a grande variação
do valor do produto entre o período em que foi feito o pregão e agora.
Pedimos que aguardem até que seja decidido sobre a liberação do compromisso das empresas.
Abaixo segue o email de uma das empresas.

Atenciosamente,

Seção de Licitação
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais
Campus Barbacena

---------- Forwarded message ---------
De: Licitação MS <licitacao@multisolucoes.eng.br>
Date: sex., 5 de mar. de 2021 às 11:35
Subject: PEDIDO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - MULTI SOLUÇÕES
To: Licitação - Campus Barbacena <licitacao.barbacena@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Multi Soluções Integradas <multi.solucoes@live.com>

Prezados

Segue anexo documentação relacionado ao Pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro
referente ao pregão 8/2020.

Nos colocamos a inteira disposição para resolver da melhor maneira possível.

**Devido a pandemia estamos trabalhando em home office, segue abaixo o número de
telefone para contato.**
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(65)9.9672-7476 (Fabio Fernando)

(65) 9.9959-3630  (Franciane)

Atenciosamente;

FAVOR ACUSE O RECEBIMENTO

Franciane Muchinski

Mul� Soluções Integradas LTDA

Centro Carmindo da Construção

Av. Carmindo de Campos n 146 - sala 61

CEP: 78070-100 - Jardim Petropólis - Cuiabá-MT

Fone: (65)3661-2011 |65 9.9959-3630|65 9 9672-7476

6 anexos

PROCURAÇÃO FABIO.pdf
596K

ORÇAMENTO CICLO FARMA.pdf
23K

ORÇAMENTO MEGA - ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO.pdf
13K

2020_11_25_NF_67772_MEGA QUIMICA IND.pdf
201K

2020_12_11_NF_50356_CICLO FARMA IND QUIMCIA.pdf
108K

PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO -.pdf
1514K

Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br> 27 de agosto de 2021 14:59
Para: Licitação - Campus Barbacena <licitacao.barbacena@ifsudestemg.edu.br>

Prezados, boa  tarde!

Gostaria de verificar se os fornecedores foram liberados do fornecimento. É que temos empenho emitido, mas
não enviados ao fornecedor.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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--

Licitação - Campus Barbacena <licitacao.barbacena@ifsudestemg.edu.br> 30 de agosto de 2021 10:45
Para: CGAF - Campus Barbacena <cgaf.barbacena@ifsudestemg.edu.br>, Licitação - Campus Manhuaçu
<licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Prezada Lígia,

  Bom dia!
  Não tenho informações a repassar sobre esta situação.
  Creio que tenha ficado entre os DAs.
  Aguardamos retorno e desde já agradecemos.

Att.,

Ellen
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Re: EMPENHO 2020NE800155 IF SUDESTE MG - CAMPUS MANHUAÇU
8 mensagens

Almoxarifado - Campus Manhuaçu <almoxarifado.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>
19 de janeiro de 2022

12:57
Para: multiplier eireli <EMULTIPLIER@gmail.com>
Cc: Diretoria de Administração e Planejamento - Campus Manhuaçu <dap.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>, Licitação
- Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Fornecedor,  

após reiterados envios, ainda aguardo a confirmação do e-mail enviado há 33 dias. Por isso, solicito com
urgência a ciência da nossa resposta enviada no dia 24/11/2021, via e-mail, e, caso não tenhamos resposta em
até dois dias úteis, encaminharemos, também, pelos Correios esta notificação.

sem mais, 

IF Sudeste MG

Campus Manhuaçu

(33) 3333-0100

obs: teletrabalho

Em qui., 16 de dez. de 2021 às 16:21, Almoxarifado - Campus Manhuaçu <almoxarifado.manhuacu@
ifsudestemg.edu.br> escreveu:

prezado fornecedor,

boa tarde.

Estou aguardando a posição acerca desta Nota de Empenho conforme conversamos ontem, via conversa via
telefone. 

IF Sudeste MG

Campus Manhuaçu

(33) 3333-0100

obs: teletrabalho

Em qui., 25 de nov. de 2021 às 16:07, Almoxarifado - Campus Manhuaçu <almoxarifado.manhuacu@
ifsudestemg.edu.br> escreveu:

Prezado Fornecedor,

boa tarde!

A NE  2020NE800155 foi recebida? favor confirmar o recebimento, por favor.

at.te

IF Sudeste MG

Campus Manhuaçu

(33) 3333-0100

obs: teletrabalho

Em qua., 24 de nov. de 2021 às 12:24, Almoxarifado - Campus Manhuaçu <almoxarifado.manhuacu@
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ifsudestemg.edu.br> escreveu:
Prezado Fornecedor, bom dia!

Segue em anexo Nota de Empenho 2020NE800155 PART. 16/2020 NO SRP 08/2020 DA UASG 158413 IF
SUDESTE MG - PARA O CAMPUS MANHUAÇU.

NÃO SERÃO ACEITAS ENTREGAS EM LOCAL DIFERENTE DO ESPECIFICADO NO
TERMO DE REFERÊNCIA!
ATENÇÃO PARA O ENDEREÇO DE ENTREGA CONFORME EDITAL:

INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS MANHUAÇU
RODOVIA BR 116 - KM 589,8 - DISTRITO REALEZA
MANHUAÇU/MG - CEP: 36909-300

DIAS E HORÁRIOS DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS:
Segunda à Sexta: de 9:00 às 11:30h e de 13:30 às 16:30h

PRAZO DE ENTREGA (CONFORME ITEM 4.5 DO TERMO DE REFERÊNCIA):
15 (quinze) dias a partir do recebimento do empenho = 09/12/2021.

O descumprimento do prazo sujeitará o fornecedor às multas e demais penalidades
estabelecidas no Edital.

Favor acusar recebimento deste e-mail e, em caso de dúvidas, entrar em contato.

Atenciosamente,

IF Sudeste MG

Campus Manhuaçu

(33) 3333-0100

obs: teletrabalho

multiplier eireli <emultiplier@gmail.com> 19 de janeiro de 2022 13:28
Para: Almoxarifado - Campus Manhuaçu <almoxarifado.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Diretoria de Administração e Planejamento - Campus Manhuaçu <dap.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>, Licitação
- Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Recebido.

Att,

Ângelo
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Almoxarifado - Campus Manhuaçu <almoxarifado.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>
1 de fevereiro de 2022

15:21
Para: multiplier eireli <emultiplier@gmail.com>
Cc: Diretoria de Administração e Planejamento - Campus Manhuaçu <dap.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>, Licitação
- Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Ângelo, boa tarde!

Prezados, boa noite!
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Venho através deste informar que recebemos hoje, dia 01/02/2021, as mercadorias solicitadas
através da Nota de Empenho 2020NE800155.

Ocorre que dois itens entregues não atendem ao quantitativo solicitado na Nota de Empenho e na
Ata de Registro de Preços (em anexo).São eles:

O Item 0002 - " 4,00000 Unidade DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO E ÁCIDO  FOSFÓRIC O, TEOR ATIVO TEOR ATIVO 4,25 , FORMA FÍSICA SOLUÇÃO
AQUOSA  CONCENTRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM AROMA MARCA: THECH ITEM DO
PROCESSO: 00023 ITEM DE MATERIAL: 000410279" não foi entregue e nem faturado. 

Item 0003:  " 150,00000 Unidade PANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM,
LARGURA 60 CM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO MARCA: UNIAO ITEM DO PROCESSO: 00033 ITEM DE
MATERIAL: 000357462
Solicitamos 150 panos de limpeza e foram entregues 120, embora conste na NF 150
unidades faturadas.

Por se tratar de uma Instituição de Ensino, onde o tráfico de alunos e colaboradores é intenso, e
dependemos deste material para prevenção ao COVID, necessitamos de regularizar imediatamente
esta obrigação junto à administração pública , a fim de não prejudicar o calendário escolar. 
Portanto, solicito a entrega de 04 desinfetante, bem como as 30 unidades faltantes de saco
de limpeza até o dia 17/02/2022, que é o prazo máximo para regularização na entrega
conforme item 5.1 do Termo de Referência descrito abaixo:

"5.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte,
quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada,
às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades."

O prazo foi calculado considerando o dia 02/02/2022, pois o e-mail de notificação foi encaminhado
na data de hoje, 01/02/2022 ao término do horário de expediente.

Atenciosamente,

Marco Almeida

IF Sudeste MG

Campus Manhuaçu

(33) 3333-0100

obs: teletrabalho

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2020NE800155 - ITENS DE LIMPEZA E PROTEÇÃO (2) (1).pdf
64K

Almoxarifado - Campus Manhuaçu <almoxarifado.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>
3 de fevereiro de 2022

09:02
Para: multiplier eireli <emultiplier@gmail.com>
Cc: Diretoria de Administração e Planejamento - Campus Manhuaçu <dap.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>, Licitação
- Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Ângelo, bom dia!

Venho através deste informar reforçar que NÃO RECEBEMOS as 04 UNIDADES de
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DESINFETANTE E 30 UNIDADES FALTANTES DOS SACOS para regularizar a entrega dos itens
solicitados na Nota de Empenho 2020NE800155. 

O prazo para regularizar a entrega conforme e-mail enviado em 01/02/2022 vencerá em
17/02/2022.

Aproveito a oportunidade para lembrá-lo que o não cumprimento do prazo estipulado no Termo de
Referência pode ocasionar processo de sanção administrativa contra a empresa. Se isso ocorrer, a
empresa poderá sofrer as penalidades estabelecidas no edital do Pregão e na legislação vigente.
Entre elas, multa e impedimento de licitar.

Aguardo um posicionamento urgente em relação à entrega dos itens. Caso contrário
encaminharei a situação à autoridade competente para abertura de processo
administrativo para aplicação de sanção contra a sua empresa.

IF Sudeste MG

Campus Manhuaçu

(33) 3333-0100

obs: teletrabalho

Em ter., 1 de fev. de 2022 às 15:21, Almoxarifado - Campus Manhuaçu <almoxarifado.manhuacu@
ifsudestemg.edu.br> escreveu:

Prezado Ângelo, boa tarde!

Prezados, boa noite!

Venho através deste informar que recebemos hoje, dia 01/02/2021, as mercadorias solicitadas
através da Nota de Empenho 2020NE800155.

Ocorre que dois itens entregues não atendem ao quantitativo solicitado na Nota de Empenho e na
Ata de Registro de Preços (em anexo).São eles:

O Item 0002 - ", PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E ÁCIDO  FOSFÓRIC O,
TEOR ATIVO TEOR ATIVO 4,25 , FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA  CONCENTRADA,
CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM AROMA MARCA: THECH ITEM DO PROCESSO: 00023 ITEM DE
MATERIAL: 000410279" não foi entregue e nem faturado. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Almoxarifado - Campus Manhuaçu <almoxarifado.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>
16 de fevereiro de 2022

16:24
Para: multiplier eireli <emultiplier@gmail.com>
Cc: Diretoria de Administração e Planejamento - Campus Manhuaçu <dap.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>, Licitação
- Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Sr. Ângelo, 

informo que o prazo para regularizar os itens faltantes na NE 2020NE800155 finalizará amanhã e ainda não
recebemos nenhuma indicação se a mercadoria será faturada ou não. 

Posto isso, peço urgência a fim de não prejudicar o regresso das aulas que estão previstas para ocorrer em
março/2022

Atenciosamente, 

E-mail de Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais - Re: EMPEN... https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=562e4d42a8&view=pt&search=a...

4 of 6 23/05/2022 13:29

mailto:almoxarifado.manhuacu@ifsudestemg.edu.br
mailto:almoxarifado.manhuacu@ifsudestemg.edu.br
mailto:almoxarifado.manhuacu@ifsudestemg.edu.br
mailto:almoxarifado.manhuacu@ifsudestemg.edu.br


obs: teletrabalho

[Texto das mensagens anteriores oculto]

multiplier eireli <emultiplier@gmail.com> 17 de fevereiro de 2022 14:33
Para: Almoxarifado - Campus Manhuaçu <almoxarifado.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Diretoria de Administração e Planejamento - Campus Manhuaçu <dap.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>, Licitação
- Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Boa tarde

Em relação a nota de empenho 2020NE800155 informamos que estamos enviando via transportadora a
quantidade de 35 unidades de pano para limpeza cru.
Esse material deixou de seguir juntamente com a nota fiscal 3982.
Sobre o item
4,00000 Unidade
DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E ÁCIDO
FOSFÓRIC O, TEOR ATIVO TEOR ATIVO 4,25 , FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA
CONCENTRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM AROMA
MARCA: THECH ITEM DO PROCESSO: 00023 ITEM DE MATERIAL: 000410279

Solicitamos o cancelamento deste item. O produto não está sendo comercializado pela indústria TECH
DESINFECÇÃO.

Atenciosamente

Eduardo
MULTIPLIER DISTR EIRELI EPP
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br> 21 de fevereiro de 2022 10:02
Para: multiplier eireli <emultiplier@gmail.com>
Cc: Almoxarifado - Campus Manhuaçu <almoxarifado.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>, Diretoria de Administração e
Planejamento - Campus Manhuaçu <dap.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Prezado, fornecedor!

Solicito envio de comprovante da não comercialização do item pela empresa TECH DESINFECÇÃO.

Ainda aproveito para verificar se trabalham com produto similar? Caso positivo, favor encaminhar a descrição
para analisarmos se é possível a troca do item por um de marca similar.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

multiplier eireli <emultiplier@gmail.com> 25 de fevereiro de 2022 10:34
Para: Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Almoxarifado - Campus Manhuaçu <almoxarifado.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>, Diretoria de Administração e
Planejamento - Campus Manhuaçu <dap.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Bom dia

Segue email do fornecedor THECH sobre desinf acido peracetico.
Estamos consultando produto similar e informaremos
Eduardo
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multiplier eireli <emultiplier@gmail.com>

(sem assunto)

2 mensagens

multiplier eireli <emultiplier@gmail.com> 24 de fevereiro de 2022 10:18
Para: Leticia - Thech <leticia@thech.com.br>

Bom dia Leticia
Favor informar a THECH tem produto com a caracteristica abaixo.
Caso afirmativo, favor informar valor.
Grato
Eduardo
MULTIPLIER DISTR EIRELI EPP

DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E ÁCIDO FOSFÓRIC, TEOR ATIVO TEOR ATIVO 4,25 , FORMA FÍSICA SOLUÇÃO
AQUOSA CONCENTRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM AROMA


Leticia - Thech <leticia@thech.com.br> 24 de fevereiro de 2022 11:37
Para: multiplier eireli <emultiplier@gmail.com>
Cc: Jessica - Thech <jessica@thech.com.br>

Bom dia Eduardo, tudo bem?

 

Verifiquei e não trabalhamos com esse item.

 

Atenciosamente,

 
Letícia Bárbara

Assistente Administrativo

 

Tel: +55 11 5581-0709
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Cel: +55 11 97328-3678

Skype: leticia.thech

leticia@thech.com.br   |   www.thech.com.br

 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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